
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
MUHİTTİN GÜZELKILINÇ İMAM HATİP ORTAOKULU 

PROJE SINIF SEÇME SINAVI SONUCU KIZLAR  

 

MUHİTTİN GÜZELKILINÇ İMAM HATİP ORTAOKULU (KONYA/MERAM)  Türkçe Sosyal Bilgiler İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam   

Sıralama Ad, Soyad Cins. D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 

1 AYŞ** ŞİM** Kız 12 3 11 15 0 15 4 1 3,67 15 0 15 14 1 13,67 60 5 58,33 

2 ŞEYM**CİH** Kız 12 3 11 14 1 13,67 5 0 5 14 0 14 14 1 13,67 59 5 57,33 

3 İSR**AKD** Kız 13 2 12,33 13 2 12,33 3 2 2,33 14 1 13,67 15 0 15 58 7 55,67 

4 ESM**NU** BAH** Kız 12 0 12 15 0 15 5 0 5 12 1 11,67 12 3 11 56 4 54,67 

5 ŞERİ**MET** Kız 12 3 11 12 3 11 4 1 3,67 15 0 15 14 1 13,67 57 8 54,33 

6 AYŞ** BİL** ÖZC** Kız 11 4 9,67 15 0 15 4 1 3,67 14 1 13,67 12 3 11 56 9 53 

7 SER**ASL** Kız 11 4 9,67 12 3 11 4 1 3,67 15 0 15 13 2 12,33 55 10 51,67 

8 EMİ** MER**ERD** Kız 13 1 12,67 11 2 10,33 4 1 3,67 12 2 11,33 14 1 13,67 54 7 51,67 

9 LAY**RAH** Kız 14 0 14 12 1 11,67 4 1 3,67 11 1 10,67 11 3 10 52 6 50 

10 ELİ**SEN** KAN** Kız 11 4 9,67 10 3 9 5 0 5 13 1 12,67 13 0 13 52 8 49,33 

11 AYŞ** HÜM** DÖĞ** Kız 13 2 12,33 14 0 14 4 1 3,67 11 0 11 5 0 5 47 3 46 

12 HİR** BAK** Kız 11 4 9,67 14 1 13,67 3 2 2,33 13 1 12,67 9 5 7,33 50 13 45,67 

13 ZEHR** EL** ATA** Kız 12 2 11,33 12 3 11 4 1 3,67 13 1 12,67 6 1 5,67 47 8 44,33 

14 AHS** SEM** GÖK** Kız 9 6 7 12 3 11 2 3 1 14 1 13,67 12 3 11 49 16 43,67 

15 ZÜM** SEL** Kız 12 3 11 13 0 13 0 0 0 9 1 8,67 12 3 11 46 7 43,67 

16 ŞERİ**TAK** Kız 10 5 8,33 12 3 11 2 3 1 9 5 7,33 15 0 15 48 16 42,67 

17 HATİ** NİS** AKB** Kız 12 3 11 12 3 11 3 1 2,67 10 1 9,67 9 2 8,33 46 10 42,67 

18 HATİ** ELİ** SAR** Kız 10 2 9,33 12 1 11,67 3 1 2,67 7 0 7 12 1 11,67 44 5 42,33 

19 EBR** TOS** Kız 12 3 11 10 5 8,33 2 3 1 12 2 11,33 11 4 9,67 47 17 41,33 

20 FAT** RAN** UZE** Kız 12 3 11 11 4 9,67 3 2 2,33 12 3 11 9 6 7 47 18 41 

21 MASA**AL HUSS** Kız 11 4 9,67 15 0 15 4 1 3,67 12 3 11 2 2 1,33 44 10 40,67 

22 ECR**YAŞ** Kız 10 5 8,33 9 5 7,33 3 2 2,33 13 2 12,33 11 3 10 46 17 40,33 

23 ELİ** DİD** SAR** Kız 12 2 11,33 10 2 9,33 2 3 1 11 2 10,33 10 5 8,33 45 14 40,33 

24 KÜB** NİS** ÇOB** Kız 6 6 4 12 3 11 4 1 3,67 10 4 8,67 13 1 12,67 45 15 40 

25 ÜLK** NİS** BAY** Kız 9 6 7 13 1 12,67 1 4 -0,33 11 2 10,33 10 3 9 44 16 38,67 

26 HAC** ÖZD** Kız 10 4 8,67 11 4 9,67 2 3 1 12 1 11,67 9 5 7,33 44 17 38,33 

27 HAT** KÜB**YIL** Kız 7 8 4,33 12 3 11 2 3 1 12 0 12 11 3 10 44 17 38,33 

28 ELİ** ZEL** GÜR** Kız 10 5 8,33 13 2 12,33 3 2 2,33 9 6 7 10 5 8,33 45 20 38,33 

29 AYŞ**HÜM**SAY** Kız 10 4 8,67 10 5 8,33 3 2 2,33 13 1 12,67 8 7 5,67 44 19 37,67 

30 BÜŞ** ESR**YIL** Kız 8 7 5,67 12 3 11 3 2 2,33 13 2 12,33 8 5 6,33 44 19 37,67 

31 SER** ARD** Kız 11 4 9,67 9 6 7 3 2 2,33 8 6 6 13 2 12,33 44 20 37,33 

32 SAH** YAĞ** KAR** Kız 11 3 10 11 4 9,67 4 1 3,67 8 2 7,33 7 3 6 41 13 36,67 

33 HAL** NİS** SEM** Kız 7 7 4,67 13 1 12,67 2 2 1,33 7 2 6,33 12 3 11 41 15 36 

34 GÜL**OĞU** Kız 10 4 8,67 13 2 12,33 3 1 2,67 9 2 8,33 5 3 4 40 12 36 

35 ZEYN** AH** ALT** Kız 11 3 10 7 6 5 2 2 1,33 12 1 11,67 9 4 7,67 41 16 35,67 

36 ZEYN** HAN** BUL** Kız 9 6 7 12 3 11 4 1 3,67 9 6 7 8 6 6 42 22 34,67 

37 RAV** YUR** Kız 9 6 7 9 6 7 4 1 3,67 12 3 11 8 7 5,67 42 23 34,33 

38 REY** NA** Kız 9 6 7 9 6 7 4 1 3,67 11 2 10,33 8 7 5,67 41 22 33,67 

39 HAY** ARL** Kız 10 5 8,33 10 5 8,33 3 2 2,33 10 4 8,67 7 3 6 40 19 33,67 

40 AYŞ**BET** KÜÇÜ** Kız 8 7 5,67 11 4 9,67 2 3 1 10 5 8,33 10 5 8,33 41 24 33 

41 HAT** NU** IŞI** Kız 8 6 6 10 4 8,67 3 2 2,33 8 4 6,67 10 2 9,33 39 18 33 

42 ZEY** AZR** ALG** Kız 12 2 11,33 9 4 7,67 1 4 -0,33 11 2 10,33 6 7 3,67 39 19 32,67 

43 ÖYK** AZR** GÜN** Kız 9 6 7 11 4 9,67 0 5 -1,67 13 2 12,33 7 8 4,33 40 25 31,67 

44 ZEYN** AZR** YUR** Kız 7 8 4,33 11 4 9,67 1 4 -0,33 12 3 11 9 6 7 40 25 31,67 

45 ELİ**BEK** Kız 10 5 8,33 10 5 8,33 2 3 1 9 6 7 9 6 7 40 25 31,67 

46 BER** BÜYÜ** Kız 8 7 5,67 11 4 9,67 3 2 2,33 7 6 5 10 3 9 39 22 31,67 

47 ESLE** NİS** KÜÇ** Kız 10 5 8,33 12 3 11 4 1 3,67 9 6 7 5 10 1,67 40 25 31,67 

48 ASİ** HAN** ACA** Kız 9 5 7,33 11 2 10,33 3 1 2,67 8 2 7,33 6 7 3,67 37 17 31,33 
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49 AFİF** SEN** TOP** Kız 9 6 7 11 4 9,67 2 3 1 10 4 8,67 7 8 4,33 39 25 30,67 

50 FATI** ŞEN** Kız 8 5 6,33 7 1 6,67 1 2 0,33 10 1 9,67 8 2 7,33 34 11 30,33 

51 REY** ES** Kız 8 7 5,67 12 3 11 4 1 3,67 6 8 3,33 8 6 6 38 25 29,67 

52 FATI**İKR** MER** Kız 11 4 9,67 9 4 7,67 3 2 2,33 5 8 2,33 9 6 7 37 24 29 

53 FAT** SAR** Kız 8 5 6,33 12 1 11,67 0 5 -1,67 6 3 5 8 3 7 34 17 28,33 

54 ELV** SEY** ÇET** Kız 6 9 3 9 6 7 3 2 2,33 12 3 11 7 8 4,33 37 28 27,67 

55 BAY** ZÜM** ÖZE** Kız 9 6 7 8 7 5,67 2 3 1 11 4 9,67 6 9 3 36 29 26,33 

56 ESM** OZB** Kız 9 6 7 11 4 9,67 4 1 3,67 5 10 1,67 7 8 4,33 36 29 26,33 

57 AYŞ** ELİ** YAĞ** Kız 7 7 4,67 9 6 7 0 5 -1,67 10 3 9 9 6 7 35 27 26 

58 ELİ** BUS** ERA** Kız 9 4 7,67 8 0 8 0 1 -0,33 3 0 3 8 1 7,67 28 6 26 

59 MÜK** SAV** Kız 11 4 9,67 12 3 11 1 4 -0,33 5 10 1,67 6 7 3,67 35 28 25,67 

60 MEL** GÖK** Kız 6 5 4,33 9 3 8 4 1 3,67 6 1 5,67 4 0 4 29 10 25,67 

 


