
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
MUHİTTİN GÜZELKILINÇ İMAM HATİP ORTAOKULU 

PROJE SINIF SEÇME SINAVI SONUCU ERKEKLER  

 

MUHİTTİN GÜZELKILINÇ İMAM HATİP ORTAOKULU (KONYA/MERAM)  Türkçe Sosyal Bilgiler İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam   

Sıralama Ad, Soyad Cins. D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 

1 YUS** BER** NİZ** Erkek 13 2 12,33 12 3 11 5 0 5 15 0 15 15 0 15 60 5 58,33 

2 MUS**EYM** GÜL** Erkek 13 2 12,33 13 2 12,33 5 0 5 15 0 15 14 1 13,67 60 5 58,33 

3 RES** ENS** TOP** Erkek 14 1 13,67 13 1 12,67 4 1 3,67 15 0 15 13 2 12,33 59 5 57,33 

4 AHM** YAV** Erkek 12 3 11 14 1 13,67 4 1 3,67 15 0 15 14 1 13,67 59 6 57 

5 ÖME** EYM** DAY** Erkek 11 4 9,67 15 0 15 4 1 3,67 15 0 15 14 1 13,67 59 6 57 

6 M.ENS**ÖZY** Erkek 12 3 11 14 1 13,67 4 1 3,67 14 0 14 13 2 12,33 57 7 54,67 

7 HUZ** YÜZ** Erkek 12 3 11 13 2 12,33 4 1 3,67 15 0 15 13 2 12,33 57 8 54,33 

8 MUS** EMİ** ÜNA** Erkek 10 5 8,33 14 1 13,67 5 0 5 15 0 15 13 2 12,33 57 8 54,33 

9 MUS** AR** Erkek 13 2 12,33 12 2 11,33 4 1 3,67 14 1 13,67 11 3 10 54 9 51 

10 UĞU** EYM** DİN** Erkek 13 2 12,33 13 2 12,33 3 2 2,33 13 2 12,33 12 3 11 54 11 50,33 

11 MEH** EYM** UYS** Erkek 11 3 10 14 1 13,67 4 1 3,67 12 2 11,33 12 3 11 53 10 49,67 

12 ÖME**ÇEL** Erkek 13 2 12,33 13 2 12,33 3 2 2,33 13 1 12,67 11 4 9,67 53 11 49,33 

13 NUM** EF** KÖY** Erkek 10 4 8,67 10 3 9 4 1 3,67 15 0 15 13 2 12,33 52 10 48,67 

14 GÜR** KO** Erkek 13 2 12,33 12 3 11 4 1 3,67 11 4 9,67 12 3 11 52 13 47,67 

15 ALPA**İLH** Erkek 8 7 5,67 13 2 12,33 5 0 5 14 1 13,67 12 3 11 52 13 47,67 

16 SÜL** ERE** Erkek 12 3 11 13 2 12,33 4 1 3,67 14 1 13,67 7 3 6 50 10 46,67 

17 MEH** YİĞİ** GÖK** Erkek 10 4 8,67 8 4 6,67 4 1 3,67 15 0 15 12 1 11,67 49 10 45,67 

18 FUR** FED** GÜN** Erkek 15 0 15 13 2 12,33 3 2 2,33 13 2 12,33 4 1 3,67 48 7 45,67 

19 MEH** EMİ** YAZ** Erkek 14 1 13,67 13 2 12,33 3 2 2,33 9 4 7,67 11 4 9,67 50 13 45,67 

20 MU**** AL**  ÖZD** Erkek 11 4 9,67 12 3 11 1 4 -0,33 13 1 12,67 13 2 12,33 50 14 45,33 

21 ÖME** ERG** Erkek 11 4 9,67 11 4 9,67 5 0 5 13 2 12,33 10 4 8,67 50 14 45,33 

22 İSM** HAK** YIL** Erkek 10 5 8,33 11 4 9,67 3 2 2,33 13 2 12,33 13 2 12,33 50 15 45 

23 MEV**SAL** KIZ** Erkek 10 5 8,33 13 2 12,33 3 2 2,33 11 2 10,33 12 3 11 49 14 44,33 

24 İSM** ÖZB** Erkek 12 3 11 12 3 11 2 3 1 13 2 12,33 10 4 8,67 49 15 44 

25 RÜZ** GÜN** Erkek 10 5 8,33 13 2 12,33 5 0 5 9 5 7,33 12 3 11 49 15 44 

26 MAH**ERE** LAÇ** Erkek 12 3 11 11 4 9,67 3 2 2,33 12 3 11 11 4 9,67 49 16 43,67 

27 MEH** ESA** KIY** Erkek 11 4 9,67 13 2 12,33 3 2 2,33 11 0 11 9 4 7,67 47 12 43 

28 MUST** FURK** ÖZD** Erkek 11 3 10 13 2 12,33 3 1 2,67 10 1 9,67 9 2 8,33 46 9 43 

29 SAM** EYM** SEM** Erkek 11 4 9,67 12 3 11 2 3 1 11 1 10,67 11 4 9,67 47 15 42 

30 MEH** NUR**AYD** Erkek 9 6 7 12 3 11 4 1 3,67 12 0 12 10 5 8,33 47 15 42 

31 LOK** DAB** Erkek 12 3 11 10 5 8,33 3 2 2,33 9 5 7,33 13 2 12,33 47 17 41,33 

32 MUH** SAM** PEK** Erkek 12 3 11 13 2 12,33 0 5 -1,67 11 4 9,67 11 4 9,67 47 18 41 

33 MUS**ERE**CAN** Erkek 11 4 9,67 10 5 8,33 3 2 2,33 12 2 11,33 10 5 8,33 46 18 40 

34 MEHM** EMİ** BOR** Erkek 11 4 9,67 13 2 12,33 1 4 -0,33 12 3 11 9 6 7 46 19 39,67 

35 HAS** MER** BÜY** Erkek 10 3 9 14 1 13,67 4 1 3,67 12 2 11,33 3 3 2 43 10 39,67 

36 AL**   MER** Erkek 11 3 10 10 4 8,67 1 3 0 9 5 7,33 13 2 12,33 44 17 38,33 

37 ALİ** MEV** TEK** Erkek 10 4 8,67 9 6 7 4 1 3,67 10 5 8,33 11 4 9,67 44 20 37,33 

38 HAL** YIL** Erkek 8 7 5,67 11 4 9,67 3 2 2,33 12 3 11 10 5 8,33 44 21 37 

39 AHM** ERE** DİŞ** Erkek 11 4 9,67 11 4 9,67 4 1 3,67 13 2 12,33 2 1 1,67 41 12 37 

40 MUH** YAK** UYS** Erkek 10 4 8,67 12 3 11 3 0 3 10 3 9 7 6 5 42 16 36,67 

41 YUS**EYM** FAZL** Erkek 8 7 5,67 12 3 11 2 3 1 12 3 11 9 6 7 43 22 35,67 

42 SÜL** ENE** ARI** Erkek 11 4 9,67 9 6 7 3 2 2,33 10 3 9 9 6 7 42 21 35 

43 SER** KO** Erkek 11 4 9,67 9 6 7 3 2 2,33 12 3 11 6 4 4,67 41 19 34,67 

44 MUH** SAİ** DEMİ** Erkek 12 3 11 10 5 8,33 2 3 1 8 7 5,67 10 5 8,33 42 23 34,33 

45 MUS** HAK** Erkek 8 7 5,67 9 6 7 4 1 3,67 14 1 13,67 4 0 4 39 15 34 

46 MUH** TAL** ÖZE** Erkek 9 6 7 12 3 11 3 2 2,33 10 4 8,67 7 8 4,33 41 23 33,33 

47 ABD** EYM** BUR** Erkek 9 6 7 12 3 11 4 1 3,67 8 7 5,67 8 6 6 41 23 33,33 

48 MEL** UÇA** Erkek 8 7 5,67 11 4 9,67 1 4 -0,33 10 3 9 10 5 8,33 40 23 32,33 
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49 AHM** DEM** Erkek 12 3 11 11 4 9,67 1 4 -0,33 8 7 5,67 7 3 6 39 21 32 

50 MUH** HAS** YAŞ** Erkek 11 3 10 10 5 8,33 1 4 -0,33 7 5 5,33 10 5 8,33 39 22 31,67 

51 MUH**TAL** TOP** Erkek 5 10 1,67 10 4 8,67 2 3 1 13 2 12,33 9 6 7 39 25 30,67 

52 MUH** AL** UYA** Erkek 11 4 9,67 9 6 7 2 3 1 6 3 5 9 6 7 37 22 29,67 

53 EMİ**HA** ACA** Erkek 10 5 8,33 8 7 5,67 2 3 1 9 6 7 9 6 7 38 27 29 

54 AMİ** AYI** Erkek 7 8 4,33 9 6 7 3 2 2,33 10 5 8,33 9 6 7 38 27 29 

55 UBE** GÜM** Erkek 11 4 9,67 10 5 8,33 4 1 3,67 8 7 5,67 5 10 1,67 38 27 29 

56 HALİ** ERK** ÖNC** Erkek 9 6 7 13 2 12,33 3 1 2,67 7 5 5,33 5 10 1,67 37 24 29 

57 RAM** BASR** MAN** Erkek 10 4 8,67 8 7 5,67 4 1 3,67 12 3 11 0 2 -0,67 34 17 28,33 

58 MUS** EYM**ALT** Erkek 9 6 7 11 4 9,67 5 0 5 4 9 1 8 7 5,67 37 26 28,33 

59 SEY** AHM**BUĞ** Erkek 6 9 3 10 4 8,67 3 2 2,33 8 7 5,67 10 5 8,33 37 27 28 

60 MUH** AL**ERİ** Erkek 13 2 12,33 8 4 6,67 3 2 2,33 4 1 3,67 3 2 2,33 31 11 27,33 

 


