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Sıralama Ad, Soyad Cins. D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 

1 YU** BER**  NİZ**** Erkek 13 2 12,33 12 3 11 5 0 5 15 0 15 15 0 15 60 5 58,33 

2 MU**  EY**  GÜL** Erkek 13 2 12,33 13 2 12,33 5 0 5 15 0 15 14 1 13,67 60 5 58,33 

3 AY**  ŞİM** Kız 12 3 11 15 0 15 4 1 3,67 15 0 15 14 1 13,67 60 5 58,33 

4 RE**   EN**   TOP** Erkek 14 1 13,67 13 1 12,67 4 1 3,67 15 0 15 13 2 12,33 59 5 57,33 

5 ŞEY**  CİH** Kız 12 3 11 14 1 13,67 5 0 5 14 0 14 14 1 13,67 59 5 57,33 

6 AHM**  YAV** Erkek 12 3 11 14 1 13,67 4 1 3,67 15 0 15 14 1 13,67 59 6 57 

7 ÖM**  EYM**  DAY** Erkek 11 4 9,67 15 0 15 4 1 3,67 15 0 15 14 1 13,67 59 6 57 

8 İS**  AKD** Kız 13 2 12,33 13 2 12,33 3 2 2,33 14 1 13,67 15 0 15 58 7 55,67 

9 M.ENS**  ÖZY** Erkek 12 3 11 14 1 13,67 4 1 3,67 14 0 14 13 2 12,33 57 7 54,67 

10 ES**  N**  BAH** Kız 12 0 12 15 0 15 5 0 5 12 1 11,67 12 3 11 56 4 54,67 

11 ŞER**  MET** Kız 12 3 11 12 3 11 4 1 3,67 15 0 15 14 1 13,67 57 8 54,33 

12 HUZ**  YÜZBA** Erkek 12 3 11 13 2 12,33 4 1 3,67 15 0 15 13 2 12,33 57 8 54,33 

13 MUS**  EM**  ÜN** Erkek 10 5 8,33 14 1 13,67 5 0 5 15 0 15 13 2 12,33 57 8 54,33 

14 AYŞ*  BİL**  ÖZC** Kız 11 4 9,67 15 0 15 4 1 3,67 14 1 13,67 12 3 11 56 9 53 

15 SER** ASL** Kız 11 4 9,67 12 3 11 4 1 3,67 15 0 15 13 2 12,33 55 10 51,67 

16 EMİ**  MER**  ERD** Kız 13 1 12,67 11 2 10,33 4 1 3,67 12 2 11,33 14 1 13,67 54 7 51,67 

17 MUS** ARI Erkek 13 2 12,33 12 2 11,33 4 1 3,67 14 1 13,67 11 3 10 54 9 51 

18 UĞU**  EYM**  DİN* Erkek 13 2 12,33 13 2 12,33 3 2 2,33 13 2 12,33 12 3 11 54 11 50,33 

19 LAY**  RAH** Kız 14 0 14 12 1 11,67 4 1 3,67 11 1 10,67 11 3 10 52 6 50 

20 MEH**  EYM**  UY** Erkek 11 3 10 14 1 13,67 4 1 3,67 12 2 11,33 12 3 11 53 10 49,67 

21 ELİ*  SEN* KAN** Kız 11 4 9,67 10 3 9 5 0 5 13 1 12,67 13 0 13 52 8 49,33 

22 ÖME*  ÇEL** Erkek 13 2 12,33 13 2 12,33 3 2 2,33 13 1 12,67 11 4 9,67 53 11 49,33 

23 NUM**  EF*   KÖY** Erkek 10 4 8,67 10 3 9 4 1 3,67 15 0 15 13 2 12,33 52 10 48,67 

24 GÜR**  KO* Erkek 13 2 12,33 12 3 11 4 1 3,67 11 4 9,67 12 3 11 52 13 47,67 

25 ALPA**  İLH** Erkek 8 7 5,67 13 2 12,33 5 0 5 14 1 13,67 12 3 11 52 13 47,67 

26 SÜL**  ERE** Erkek 12 3 11 13 2 12,33 4 1 3,67 14 1 13,67 7 3 6 50 10 46,67 

27 AYŞ*  HÜM**  DÖĞ** Kız 13 2 12,33 14 0 14 4 1 3,67 11 0 11 5 0 5 47 3 46 

28 MEH**  YİĞ**  GÖK** Erkek 10 4 8,67 8 4 6,67 4 1 3,67 15 0 15 12 1 11,67 49 10 45,67 

29 FUR**  FED**  GÜN** Erkek 15 0 15 13 2 12,33 3 2 2,33 13 2 12,33 4 1 3,67 48 7 45,67 

30 MEH**  EMİ* YAZ** Erkek 14 1 13,67 13 2 12,33 3 2 2,33 9 4 7,67 11 4 9,67 50 13 45,67 

31 HİR** BAK** Kız 11 4 9,67 14 1 13,67 3 2 2,33 13 1 12,67 9 5 7,33 50 13 45,67 

32 MU**  ALİ ÖZD** Erkek 11 4 9,67 12 3 11 1 4 -0,33 13 1 12,67 13 2 12,33 50 14 45,33 

33 ÖME** ERG** Erkek 11 4 9,67 11 4 9,67 5 0 5 13 2 12,33 10 4 8,67 50 14 45,33 

34 İSM**  HAK** YIL** Erkek 10 5 8,33 11 4 9,67 3 2 2,33 13 2 12,33 13 2 12,33 50 15 45 

35 ZEH**   EL**   ATA** Kız 12 2 11,33 12 3 11 4 1 3,67 13 1 12,67 6 1 5,67 47 8 44,33 

36 MEV**  SAL**  KIZ** Erkek 10 5 8,33 13 2 12,33 3 2 2,33 11 2 10,33 12 3 11 49 14 44,33 

37 İSM**  ÖZ** Erkek 12 3 11 12 3 11 2 3 1 13 2 12,33 10 4 8,67 49 15 44 

38 RÜZ**  GÜN** Erkek 10 5 8,33 13 2 12,33 5 0 5 9 5 7,33 12 3 11 49 15 44 

39 AHS**  SEM**  GÖK** Kız 9 6 7 12 3 11 2 3 1 14 1 13,67 12 3 11 49 16 43,67 

40 MAH**  ERE**  LAÇ** Erkek 12 3 11 11 4 9,67 3 2 2,33 12 3 11 11 4 9,67 49 16 43,67 

41 ZÜM**  SEL** Kız 12 3 11 13 0 13 0 0 0 9 1 8,67 12 3 11 46 7 43,67 

42 MEH**  ESA**  KIY** Erkek 11 4 9,67 13 2 12,33 3 2 2,33 11 0 11 9 4 7,67 47 12 43 

43 MUS** FUR** ÖZD** Erkek 11 3 10 13 2 12,33 3 1 2,67 10 1 9,67 9 2 8,33 46 9 43 

44 ŞER** TAK** Kız 10 5 8,33 12 3 11 2 3 1 9 5 7,33 15 0 15 48 16 42,67 

45 HAT** NİS** AKB** Kız 12 3 11 12 3 11 3 1 2,67 10 1 9,67 9 2 8,33 46 10 42,67 

46 HAT** EL** SARU** Kız 10 2 9,33 12 1 11,67 3 1 2,67 7 0 7 12 1 11,67 44 5 42,33 

47 SAM** EYM** SEM** Erkek 11 4 9,67 12 3 11 2 3 1 11 1 10,67 11 4 9,67 47 15 42 

48 MEH** NUR** AYD** Erkek 9 6 7 12 3 11 4 1 3,67 12 0 12 10 5 8,33 47 15 42 
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49 EBR** TOS** Kız 12 3 11 10 5 8,33 2 3 1 12 2 11,33 11 4 9,67 47 17 41,33 

50 LOK** DAB** Erkek 12 3 11 10 5 8,33 3 2 2,33 9 5 7,33 13 2 12,33 47 17 41,33 

51 MUH** SAM** PEK** Erkek 12 3 11 13 2 12,33 0 5 -1,67 11 4 9,67 11 4 9,67 47 18 41 

52 FAT**  RAN** UZE** Kız 12 3 11 11 4 9,67 3 2 2,33 12 3 11 9 6 7 47 18 41 

53 MASA**  AL HUSS** Kız 11 4 9,67 15 0 15 4 1 3,67 12 3 11 2 2 1,33 44 10 40,67 

54 ECRİ** YAŞ** Kız 10 5 8,33 9 5 7,33 3 2 2,33 13 2 12,33 11 3 10 46 17 40,33 

55 ELİ** DİD** SARAÇ Kız 12 2 11,33 10 2 9,33 2 3 1 11 2 10,33 10 5 8,33 45 14 40,33 

56 MUS**  ERE** CAN** Erkek 11 4 9,67 10 5 8,33 3 2 2,33 12 2 11,33 10 5 8,33 46 18 40 

57 KÜB**NİS** ÇOB** Kız 6 6 4 12 3 11 4 1 3,67 10 4 8,67 13 1 12,67 45 15 40 

58 MEH** EMİ** BOR** Erkek 11 4 9,67 13 2 12,33 1 4 -0,33 12 3 11 9 6 7 46 19 39,67 

59 HAS** MER** BÜYÜ** Erkek 10 3 9 14 1 13,67 4 1 3,67 12 2 11,33 3 3 2 43 10 39,67 

60 ÜLK** NİS** BAYR** Kız 9 6 7 13 1 12,67 1 4 -0,33 11 2 10,33 10 3 9 44 16 38,67 

61 ALİ MER** Erkek 11 3 10 10 4 8,67 1 3 0 9 5 7,33 13 2 12,33 44 17 38,33 

62 HAC** ÖZD** Kız 10 4 8,67 11 4 9,67 2 3 1 12 1 11,67 9 5 7,33 44 17 38,33 

63 HAT** KÜB** YILD** Kız 7 8 4,33 12 3 11 2 3 1 12 0 12 11 3 10 44 17 38,33 

64 ELİ** ZEL** GÜR** Kız 10 5 8,33 13 2 12,33 3 2 2,33 9 6 7 10 5 8,33 45 20 38,33 

65 AYŞ** HÜM** SAY** Kız 10 4 8,67 10 5 8,33 3 2 2,33 13 1 12,67 8 7 5,67 44 19 37,67 

66 BÜŞ** ESR** YIL** Kız 8 7 5,67 12 3 11 3 2 2,33 13 2 12,33 8 5 6,33 44 19 37,67 

67 SER** ARD** Kız 11 4 9,67 9 6 7 3 2 2,33 8 6 6 13 2 12,33 44 20 37,33 

68 ALİ** MEV** TEK** Erkek 10 4 8,67 9 6 7 4 1 3,67 10 5 8,33 11 4 9,67 44 20 37,33 

69 HAL**YIL** Erkek 8 7 5,67 11 4 9,67 3 2 2,33 12 3 11 10 5 8,33 44 21 37 

70 AHM** ER** DİŞ** Erkek 11 4 9,67 11 4 9,67 4 1 3,67 13 2 12,33 2 1 1,67 41 12 37 

71 SAH**YAĞ** KAR** Kız 11 3 10 11 4 9,67 4 1 3,67 8 2 7,33 7 3 6 41 13 36,67 

72 MUH** YAK** UYS** Erkek 10 4 8,67 12 3 11 3 0 3 10 3 9 7 6 5 42 16 36,67 

73 HALİ**NİS** SEM** Kız 7 7 4,67 13 1 12,67 2 2 1,33 7 2 6,33 12 3 11 41 15 36 

74 GÜL** OĞ** Kız 10 4 8,67 13 2 12,33 3 1 2,67 9 2 8,33 5 3 4 40 12 36 

75 ZEYN** AHS** ALT** Kız 11 3 10 7 6 5 2 2 1,33 12 1 11,67 9 4 7,67 41 16 35,67 

76 YUS** EYM**FAZ** Erkek 8 7 5,67 12 3 11 2 3 1 12 3 11 9 6 7 43 22 35,67 

77 SÜL**EN** AR** Erkek 11 4 9,67 9 6 7 3 2 2,33 10 3 9 9 6 7 42 21 35 

78 SERK** KO** Erkek 11 4 9,67 9 6 7 3 2 2,33 12 3 11 6 4 4,67 41 19 34,67 

79 ZEY**HAN** BUL** Kız 9 6 7 12 3 11 4 1 3,67 9 6 7 8 6 6 42 22 34,67 

80 MUHAM** SAİ** DEM** Erkek 12 3 11 10 5 8,33 2 3 1 8 7 5,67 10 5 8,33 42 23 34,33 

81 RAVZ** YUR** Kız 9 6 7 9 6 7 4 1 3,67 12 3 11 8 7 5,67 42 23 34,33 

82 MUS** HAK**İ Erkek 8 7 5,67 9 6 7 4 1 3,67 14 1 13,67 4 0 4 39 15 34 

83 REY** NA** Kız 9 6 7 9 6 7 4 1 3,67 11 2 10,33 8 7 5,67 41 22 33,67 

84 HAYR** ARL** Kız 10 5 8,33 10 5 8,33 3 2 2,33 10 4 8,67 7 3 6 40 19 33,67 

85 MUH** TAL** ÖZE** Erkek 9 6 7 12 3 11 3 2 2,33 10 4 8,67 7 8 4,33 41 23 33,33 

86 ABD** EYM**BUR** Erkek 9 6 7 12 3 11 4 1 3,67 8 7 5,67 8 6 6 41 23 33,33 

87 AYŞ**BET** KÜÇ** Kız 8 7 5,67 11 4 9,67 2 3 1 10 5 8,33 10 5 8,33 41 24 33 

88 HAT** NU** IŞ** Kız 8 6 6 10 4 8,67 3 2 2,33 8 4 6,67 10 2 9,33 39 18 33 

89 ZEY** AZ** ALG** Kız 12 2 11,33 9 4 7,67 1 4 -0,33 11 2 10,33 6 7 3,67 39 19 32,67 

90 MEL** UÇ** Erkek 8 7 5,67 11 4 9,67 1 4 -0,33 10 3 9 10 5 8,33 40 23 32,33 

91 AHM** DEM** Erkek 12 3 11 11 4 9,67 1 4 -0,33 8 7 5,67 7 3 6 39 21 32 

92 ÖYK** AZR** GÜN** Kız 9 6 7 11 4 9,67 0 5 -1,67 13 2 12,33 7 8 4,33 40 25 31,67 

93 ZEY** AZR** YUR** Kız 7 8 4,33 11 4 9,67 1 4 -0,33 12 3 11 9 6 7 40 25 31,67 

94 MUH** HAS** YAŞ** Erkek 11 3 10 10 5 8,33 1 4 -0,33 7 5 5,33 10 5 8,33 39 22 31,67 

95 ELİ** BEKT** Kız 10 5 8,33 10 5 8,33 2 3 1 9 6 7 9 6 7 40 25 31,67 

96 BER** BÜY** Kız 8 7 5,67 11 4 9,67 3 2 2,33 7 6 5 10 3 9 39 22 31,67 
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97 ESL** NİS** KÜÇ** Kız 10 5 8,33 12 3 11 4 1 3,67 9 6 7 5 10 1,67 40 25 31,67 

98 ASİ**HAN** ACA** Kız 9 5 7,33 11 2 10,33 3 1 2,67 8 2 7,33 6 7 3,67 37 17 31,33 

99 MUH** TAL** TOP** Erkek 5 10 1,67 10 4 8,67 2 3 1 13 2 12,33 9 6 7 39 25 30,67 

100 AFİ**SEN** TOP** Kız 9 6 7 11 4 9,67 2 3 1 10 4 8,67 7 8 4,33 39 25 30,67 

101 FATI**ŞENG** Kız 8 5 6,33 7 1 6,67 1 2 0,33 10 1 9,67 8 2 7,33 34 11 30,33 

102 MUH** ALİ UYA** Erkek 11 4 9,67 9 6 7 2 3 1 6 3 5 9 6 7 37 22 29,67 

103 REYY** ESS** Kız 8 7 5,67 12 3 11 4 1 3,67 6 8 3,33 8 6 6 38 25 29,67 

104 EMİ** HA** ACA** Erkek 10 5 8,33 8 7 5,67 2 3 1 9 6 7 9 6 7 38 27 29 

105 AMİ** AYIN** Erkek 7 8 4,33 9 6 7 3 2 2,33 10 5 8,33 9 6 7 38 27 29 

106 FATI**İKR** MER** Kız 11 4 9,67 9 4 7,67 3 2 2,33 5 8 2,33 9 6 7 37 24 29 

107 UBE** GÜM** Erkek 11 4 9,67 10 5 8,33 4 1 3,67 8 7 5,67 5 10 1,67 38 27 29 

108 HAL** ERK** ÖNC** Erkek 9 6 7 13 2 12,33 3 1 2,67 7 5 5,33 5 10 1,67 37 24 29 

109 RAM** BAS** MAN** Erkek 10 4 8,67 8 7 5,67 4 1 3,67 12 3 11 0 2 -0,67 34 17 28,33 

110 FAT**SAR** Kız 8 5 6,33 12 1 11,67 0 5 -1,67 6 3 5 8 3 7 34 17 28,33 

111 MUS** EYM** ALTU** Erkek 9 6 7 11 4 9,67 5 0 5 4 9 1 8 7 5,67 37 26 28,33 

112 SEYİ** AH** BUĞ** Erkek 6 9 3 10 4 8,67 3 2 2,33 8 7 5,67 10 5 8,33 37 27 28 

113 ELV**SEYH** ÇET** Kız 6 9 3 9 6 7 3 2 2,33 12 3 11 7 8 4,33 37 28 27,67 

114 MUH** AL** ERİ** Erkek 13 2 12,33 8 4 6,67 3 2 2,33 4 1 3,67 3 2 2,33 31 11 27,33 

115 MEH** ŞEK** Erkek 7 8 4,33 10 3 9 3 2 2,33 10 3 9 5 7 2,67 35 23 27,33 

116 MEH** TAL** TÜZN** Erkek 11 4 9,67 11 4 9,67 3 2 2,33 6 2 5,33 0 0 0 31 12 27 

117 AL** EY**ŞAL** Erkek 10 5 8,33 10 5 8,33 0 5 -1,67 7 7 4,67 9 6 7 36 28 26,67 

118 AHM** MUS** ÇOL** Erkek 5 10 1,67 10 4 8,67 2 2 1,33 11 2 10,33 7 7 4,67 35 25 26,67 

119 BAY** ZÜM** ÖZE** Kız 9 6 7 8 7 5,67 2 3 1 11 4 9,67 6 9 3 36 29 26,33 

120 ESM** OZB** Kız 9 6 7 11 4 9,67 4 1 3,67 5 10 1,67 7 8 4,33 36 29 26,33 

121 AY** ELİ** YAĞM** Kız 7 7 4,67 9 6 7 0 5 -1,67 10 3 9 9 6 7 35 27 26 

122 ABD** BAR** ÇAVŞ** Erkek 0 1 -0,33 9 6 7 2 3 1 11 3 10 10 5 8,33 32 18 26 

123 ELİ** BU** ERA** Kız 9 4 7,67 8 0 8 0 1 -0,33 3 0 3 8 1 7,67 28 6 26 

124 SÜL** HİL** TUN** ESE** Erkek 9 6 7 10 5 8,33 2 3 1 6 6 4 8 7 5,67 35 27 26 

125 MÜK** SAV** Kız 11 4 9,67 12 3 11 1 4 -0,33 5 10 1,67 6 7 3,67 35 28 25,67 

126 MEL** GÖK** Kız 6 5 4,33 9 3 8 4 1 3,67 6 1 5,67 4 0 4 29 10 25,67 

127 MUH** ŞAM** YILD** Erkek 7 6 5 12 3 11 3 2 2,33 6 1 5,67 2 1 1,67 30 13 25,67 

128 ÖME**HAM** BAŞA** Erkek 1 1 0,67 10 5 8,33 4 1 3,67 12 3 11 5 10 1,67 32 20 25,33 

129 ABD** ERDE** Erkek 10 5 8,33 7 8 4,33 2 3 1 9 6 7 7 8 4,33 35 30 25 

130 AYŞE** BAŞK** Kız 9 6 7 8 7 5,67 2 3 1 8 7 5,67 8 7 5,67 35 30 25 

131 İBRA** KIR** Erkek 11 4 9,67 10 4 8,67 2 3 1 6 1 5,67 0 0 0 29 12 25 

132 MEH** EMİ**KAR** Erkek 6 9 3 10 5 8,33 2 3 1 8 7 5,67 9 6 7 35 30 25 

133 ELİ** BER** TUT** Kız 10 5 8,33 12 3 11 1 4 -0,33 5 10 1,67 7 8 4,33 35 30 25 

134 BED** AHM** ACA** Erkek 10 5 8,33 9 6 7 2 3 1 8 7 5,67 5 8 2,33 34 29 24,33 

135 MAH**BER** DİL** Erkek 5 1 4,67 9 2 8,33 2 1 1,67 6 2 5,33 5 2 4,33 27 8 24,33 

136 FAT** ASLA** Erkek 9 6 7 11 4 9,67 2 3 1 4 6 2 7 7 4,67 33 26 24,33 

137 SAFİ**YAĞ** Kız 9 4 7,67 7 4 5,67 0 0 0 4 4 2,67 9 4 7,67 29 16 23,67 

138 AHM**TAL** AYT** Erkek 10 5 8,33 8 4 6,67 3 2 2,33 4 1 3,67 3 1 2,67 28 13 23,67 

139 MUZ** SAM**ÖZÇ** Erkek 7 8 4,33 10 4 8,67 1 0 1 8 5 6,33 6 8 3,33 32 25 23,67 

140 YUS** ÖZE** Erkek 10 5 8,33 8 7 5,67 4 1 3,67 7 8 4,33 5 10 1,67 34 31 23,67 

141 FATİ** MET** BÜYÜ** Erkek 10 5 8,33 9 6 7 2 3 1 6 7 3,67 6 9 3 33 30 23 

142 BUR** AV** Erkek 9 5 7,33 8 6 6 2 3 1 8 7 5,67 5 7 2,67 32 28 22,67 

143 FATM** DİN** Kız 6 9 3 8 6 6 2 3 1 8 7 5,67 9 6 7 33 31 22,67 

144 AHM** CAN KAPL** Erkek 11 4 9,67 5 10 1,67 1 4 -0,33 7 8 4,33 9 6 7 33 32 22,33 
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145 SALİ** ERV** YIL** Kız 9 6 7 9 6 7 1 4 -0,33 4 11 0,33 10 5 8,33 33 32 22,33 

146 HAV** ACA** Kız 7 8 4,33 9 6 7 2 3 1 7 7 4,67 6 3 5 31 27 22 

147 HÜS**MER** AYD** Erkek 9 6 7 8 7 5,67 3 2 2,33 4 8 1,33 8 7 5,67 32 30 22 

148 ZEYN** BOĞ** Kız 7 8 4,33 7 8 4,33 1 4 -0,33 8 6 6 9 5 7,33 32 31 21,67 

149 ŞEK** EMİ**BAY Erkek 11 4 9,67 8 6 6 0 5 -1,67 7 8 4,33 6 9 3 32 32 21,33 

150 NİSA** KOÇ** Kız 2 2 1,33 10 5 8,33 2 2 1,33 10 4 8,67 2 1 1,67 26 14 21,33 

151 RUK** SEN** BAŞ** Kız 9 6 7 7 4 5,67 1 4 -0,33 11 4 9,67 3 12 -1 31 30 21 

152 RUV** GÜ** ŞİMŞ** Kız 9 6 7 5 3 4 2 3 1 7 8 4,33 6 4 4,67 29 24 21 

153 Ali  OLU** Erkek 6 9 3 9 6 7 1 4 -0,33 8 7 5,67 8 7 5,67 32 33 21 

154 HAL**EMİ** SAR** Erkek 9 6 7 10 5 8,33 2 3 1 5 2 4,33 1 2 0,33 27 18 21 

155 MEH** EMİ** ÜNA** Erkek 9 6 7 11 4 9,67 1 4 -0,33 6 9 3 5 10 1,67 32 33 21 

156 ÜLF**ESL** KÜÇÜ** Kız 8 6 6 9 6 7 1 2 0,33 5 2 4,33 4 3 3 27 19 20,67 

157 EBR** TOP** Kız 0 0 0 11 4 9,67 2 3 1 8 7 5,67 6 5 4,33 27 19 20,67 

158 MUSA** AL** SARI** Erkek 11 2 10,33 11 4 9,67 0 0 0 4 2 3,33 1 12 -3 27 20 20,33 

159 KÜBR** AYT** Kız 9 6 7 10 4 8,67 2 3 1 5 4 3,67 0 0 0 26 17 20,33 

160 NAİ** BET** BEH** Kız 8 7 5,67 4 4 2,67 3 2 2,33 7 4 5,67 6 7 3,67 28 24 20 

161 OSM** ECİ** ÇİÇ** Erkek 6 9 3 10 5 8,33 0 5 -1,67 8 6 6 7 8 4,33 31 33 20 

162 HAR** KES** Erkek 10 5 8,33 6 6 4 2 3 1 8 6 6 3 9 0 29 29 19,33 

163 HÜS** ÇET** Erkek 9 6 7 11 3 10 2 1 1,67 3 8 0,33 2 5 0,33 27 23 19,33 

164 ALP** ÇÖĞ** Erkek 8 3 7 8 5 6,33 0 0 0 6 2 5,33 0 0 0 22 10 18,67 

165 FATI**İKR** MER** Kız 6 9 3 9 6 7 4 1 3,67 1 11 -2,67 9 6 7 29 33 18 

166 ANI**BER** KAL** Erkek 9 6 7 10 4 8,67 3 2 2,33 1 4 -0,33 0 0 0 23 16 17,67 

167 MEH** ERE** AÇİ** Erkek 8 3 7 9 4 7,67 1 3 0 2 7 -0,33 4 3 3 24 20 17,33 

168 İCL** LİV** ŞAH** Kız 8 7 5,67 11 4 9,67 2 3 1 2 3 1 0 0 0 23 17 17,33 

169 MUH** MUSA** AKA** Erkek 4 1 3,67 5 4 3,67 0 0 0 6 4 4,67 7 7 4,67 22 16 16,67 

170 *A* * L* Erkek 8 7 5,67 10 4 8,67 2 3 1 3 10 -0,33 5 10 1,67 28 34 16,67 

171 ZEYN** DEMİR** Kız 9 6 7 8 7 5,67 2 3 1 2 8 -0,67 6 8 3,33 27 32 16,33 

172 MÜM** DOĞ** Kız 4 10 0,67 9 6 7 2 3 1 2 8 -0,67 10 5 8,33 27 32 16,33 

173 AYŞ** MERY** ARI** Kız 6 9 3 5 10 1,67 1 4 -0,33 9 6 7 7 8 4,33 28 37 15,67 

174 RUK** SAĞL** Kız 7 8 4,33 8 7 5,67 2 3 1 4 11 0,33 7 8 4,33 28 37 15,67 

175 KADİR** YAL** Erkek 8 7 5,67 10 5 8,33 1 4 -0,33 3 12 -1 6 9 3 28 37 15,67 

176 MEL** ACE** Kız 9 6 7 10 5 8,33 2 3 1 4 11 0,33 2 10 -1,33 27 35 15,33 

177 İBR** CESU** Erkek 9 6 7 8 7 5,67 3 2 2,33 0 1 -0,33 0 0 0 20 16 14,67 

178 AL**ATİ** Erkek 8 7 5,67 8 6 6 3 2 2,33 3 12 -1 5 10 1,67 27 37 14,67 

179 EMİR** YILD** Erkek 7 6 5 10 5 8,33 2 2 1,33 0 0 0 0 0 0 19 13 14,67 

180 HİL** YÜSR** ÇÖM** Kız 10 5 8,33 8 7 5,67 1 4 -0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 27 38 14,33 

181 NAİ** ALT** Kız 10 5 8,33 9 6 7 2 3 1 2 13 -2,33 4 11 0,33 27 38 14,33 

182 ZEYN** MEL** DİLB** Kız 7 8 4,33 10 5 8,33 2 3 1 4 10 0,67 0 0 0 23 26 14,33 

183 ESLE** NU** ÖZD** Kız 9 6 7 5 10 1,67 1 4 -0,33 7 7 4,67 1 1 0,67 23 28 13,67 

184 ÜMİ**NAZA** Erkek 10 5 8,33 6 9 3 2 3 1 2 10 -1,33 5 10 1,67 25 37 12,67 

185 MEHM**TÜRK** Erkek 6 7 3,67 7 6 5 1 4 -0,33 5 7 2,67 4 8 1,33 23 32 12,33 

186 RAN** EL CASİ** Kız 6 8 3,33 8 6 6 1 4 -0,33 7 8 4,33 3 12 -1 25 38 12,33 

187 ZEYN** AZR** KOÇO** Kız 6 8 3,33 3 7 0,67 4 1 3,67 6 4 4,67 3 10 -0,33 22 30 12 

188 SÜHE** TÜR** Erkek 4 11 0,33 6 9 3 1 4 -0,33 7 8 4,33 7 8 4,33 25 40 11,67 

189 BİLA** AKÇA** Erkek 4 11 0,33 8 7 5,67 2 3 1 3 12 -1 8 7 5,67 25 40 11,67 

190 ARD** FUR** İLY** Erkek 6 9 3 10 5 8,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 6 9 3 25 40 11,67 

191 FATM** ZEH** BAŞKA** Kız 7 5 5,33 5 9 2 1 0 1 0 0 0 5 6 3 18 20 11,33 

192 BET** KARA** Kız 9 4 7,67 6 7 3,67 1 4 -0,33 3 8 0,33 0 1 -0,33 19 24 11 



2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
MUHİTTİN GÜZELKILINÇ İMAM HATİP ORTAOKULU 

PROJE SINIF SEÇME SINAVI GENEL SIRALAMA 

 

MUHİTTİN GÜZELKILINÇ İMAM HATİP ORTAOKULU (KONYA/MERAM)  Türkçe Sosyal Bilgiler İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam   

Sıralama Ad, Soyad Cins. D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 

193 ABDU** ÇOBA** Erkek 4 11 0,33 5 8 2,33 3 2 2,33 5 10 1,67 7 8 4,33 24 39 11 

194 MUST**BER**T AK**T Erkek 7 7 4,67 7 7 4,67 1 4 -0,33 4 9 1 4 10 0,67 23 37 10,67 

195 NECİB** ÖZBE** Erkek 4 11 0,33 5 10 1,67 3 2 2,33 5 9 2 7 8 4,33 24 40 10,67 

196 FATM** AS** GÜ** Kız 7 8 4,33 7 8 4,33 1 4 -0,33 7 8 4,33 2 13 -2,33 24 41 10,33 

197 MUSA** GÜMÜŞ** Erkek 7 8 4,33 9 6 7 2 3 1 4 11 0,33 2 13 -2,33 24 41 10,33 

198 YUS** EF** TAVŞ** Erkek 7 8 4,33 6 9 3 0 5 -1,67 6 9 3 4 10 0,67 23 41 9,33 

199 FADİ** SEN** SAĞL** Kız 6 9 3 7 4 5,67 1 3 0 5 6 3 2 13 -2,33 21 35 9,33 

200 SIL**ÇEŞME** Kız 9 6 7 5 10 1,67 1 4 -0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 23 42 9 

201 ELİ** ERV** YILD** Kız 7 8 4,33 6 9 3 1 4 -0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 23 42 9 

202 MAH** BERA** DİL** Erkek 1 0 1 2 1 1,67 1 0 1 4 0 4 1 0 1 9 1 8,67 

203 ECRİ** YEŞİ** Kız 5 5 3,33 4 5 2,33 0 0 0 2 1 1,67 2 3 1 13 14 8,33 

204 BİLA** İBRA** AKK** Erkek 4 11 0,33 7 8 4,33 1 4 -0,33 6 8 3,33 1 2 0,33 19 33 8 

205 ABDUL** KOH** Erkek 5 10 1,67 4 11 0,33 3 2 2,33 5 10 1,67 5 10 1,67 22 43 7,67 

206 AHM** EMİ** GÜN** Erkek 6 6 4 7 7 4,67 1 4 -0,33 3 8 0,33 2 9 -1 19 34 7,67 

207 ERV**ALI** Kız 7 8 4,33 6 8 3,33 1 4 -0,33 0 0 0 0 0 0 14 20 7,33 

208 CEM** SEYY** Erkek 4 10 0,67 6 9 3 1 4 -0,33 6 9 3 4 11 0,33 21 43 6,67 

209 ÖM** GÜL** Erkek 10 5 8,33 2 13 -2,33 1 4 -0,33 2 3 1 3 12 -1 18 37 5,67 

210 YUSE** EL CU** Erkek 4 11 0,33 4 10 0,67 0 5 -1,67 7 8 4,33 5 10 1,67 20 44 5,33 

211 RAF** ŞAH** Erkek 5 10 1,67 4 11 0,33 3 2 2,33 7 8 4,33 1 14 -3,67 20 45 5 

212 YUS** DOĞ** Erkek 5 10 1,67 5 10 1,67 2 3 1 4 11 0,33 4 11 0,33 20 45 5 

213 FUR**NECC** Erkek 5 9 2 4 11 0,33 0 2 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 18 43 3,67 

214 MAR** KHO** Kız 3 12 -1 5 10 1,67 2 3 1 6 9 3 3 12 -1 19 46 3,67 

215 MUHA** İSA KHYO** Erkek 3 12 -1 5 10 1,67 2 3 1 4 9 1 3 7 0,67 17 41 3,33 

216 BİRG** SOY** Kız 6 8 3,33 2 13 -2,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 7 8 4,33 18 46 2,67 

217 ABDU**EYM** TOP** Erkek 5 10 1,67 2 10 -1,33 2 3 1 1 1 0,67 0 0 0 10 24 2 

218 UĞU**ESE** ŞEN**L Erkek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

219 SEL**ÖN** Erkek 9 6 7 2 13 -2,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 1 14 -3,67 15 50 -1,67 

220 VEY** KAR** SAĞL** Erkek 6 9 3 3 12 -1 1 4 -0,33 5 10 1,67 0 15 -5 15 50 -1,67 

221 ** * N*Ü * S Ü* Kız 2 13 -2,33 7 8 4,33 2 3 1 1 14 -3,67 3 12 -1 15 50 -1,67 

222 AHM** GÜL** Erkek 3 12 -1 2 13 -2,33 0 5 -1,67 5 10 1,67 4 11 0,33 14 51 -3 

223 MUH** EM** BUL** Erkek 3 12 -1 3 12 -1 0 5 -1,67 5 10 1,67 3 12 -1 14 51 -3 

224 İSR** BEK** Erkek 0 4 -1,33 0 1 -0,33 0 2 -0,67 0 3 -1 0 2 -0,67 0 12 -4 

225 ŞEH**  NAV** Kız 4 11 0,33 4 11 0,33 1 4 -0,33 3 12 -1 1 14 -3,67 13 52 -4,33 

 


